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Hi Sun Pin, 
 
Thank you for your agreement to COR $2800.00 and 5days to repair. 
 
Best regards 
Alex Quek 
 
On Wed, Mar 31, 2021 at 3:59 PM Sun Pin (LKK Auto) <sunpin@lkkauto.com> wrote: 
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